RE: INFORMAGCOES E ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 018/2023 - DAAE ARARAQUARA

Alvacir M. da Silva <administracao@daaeararaquara.com.br>
Qui, 13/07/2023 14:07
Para:Eduardo C. Sampaio <gsup@daaeararaquara.com.br>;Camila Lariane G. Belgamo <ugc@daaeararaquara.com.br>

Boa tarde.

Seguem respostas abaixo:

Em virtude do objeto contratual ter vigéncia de 12 meses, sendo a primeira 5 dias Uteis apos a aprovagao da Apolice e considerando que a
mesma deve obrigatoriamente estar quitada para fins de adimplemento contratuais, solicitamos que o pagamento seja realizado no maximo
em 10 parcelas.

R: O pagamento sera a vista, apos assinatura do contrato.

Houve sinistro nos ultimos 36 meses?
R: Sim

Qual é a Seguradora Atual e Apdlice?
R: No momento n&o ha apdlice vigente

Qual foi o valor do ultimo prémio pago?
R: R$ 10.367,69 em 2021

Os locais possuem porteiro permanente?
R: Sim, portaria e vigilancia

Os locais possuem alarme de seguranga ?
R: Apenas no almoxarifado localizado na area 1, demais locais nao

Os locais possuem alarme de incéndio ?
R:

Local 1 - Sim

Local 2 - Sim

Local 3 - Nao

Local 4 - Sim

Ha algum imével construido na categoria inferior (Madeira) ou mista (Madeira + Concreto)?
R: Nao

Alvacir Marcal da Silva

Supervisor Administrativo

DAAE - Departamento Auténomo de Agua e Esgotos
Fone: (16) 3324-9572

De: Eduardo C. Sampaio <gsup@daaeararaquara.com.br>

Enviado: quinta-feira, 13 de julho de 2023 10:06

Para: Alvacir M. da Silva <administracao@daaeararaquara.com.br>

Assunto: ENC: INFORMAGOES E ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 018/2023 - DAAE ARARAQUARA

Bom dia Alva!

Favor prestar os esclarecimentos solicitados.

Eduardo Correa Sampaio
Geréncia de Suprimentos
(16) 3324.9576
www.daaeararaquara.com.br

De: CONESP BRASIL SEGUROS - DIEGO <diego.feijo@conespseguros.com.br>

Enviado: quarta-feira, 12 de julho de 2023 20:56

Para: Eduardo C. Sampaio <gsup@daaeararaquara.com.br>

Cc: licitacao@genteseguradora.com.br <licitacao@genteseguradora.com.br>; 'LIRA SILVA' <LIRA@outlook.com.br>
Assunto: INFORMACC)ES E ESCLARECIMENTOS - PREGAO ELETRONICO 018/2023 - DAAE ARARAQUARA
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Prezados, boa noite!

A fim de compor o processo licitatorio do Pregao Eletronico 018/2023, certame que ocorrera em 17/07/2023,

aguardamos o retorno das questdes abaixo:

1.

~NO O~ WN

Em virtude do objeto contratual ter vigéncia de 12 meses, sendo a primeira 5 dias Uteis apds a aprovagao da Apodlice
e considerando que a mesma deve obrigatoriamente estar quitada para fins de adimplemento contratuais,
solicitamos que o pagamento seja realizado no maximo em 10 parcelas.

. Houve sinistro nos ultimos 36 meses?

. Qual é a Seguradora Atual e Apdlice?

. Qual foi o valor do ultimo prémio pago?

. Os locais possuem porteiro permanente?

. Os locais possuem alarme de seguranca e alarme de incéndio?

. Ha algum imdvel construido na categoria inferior (Madeira) ou mista (Madeira + Concreto)?

Atenciosamente,

Diego Gongalves Feijo
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